Zimbra dic@trf4.jus.br

Re: RES: RES: locacao de maquina reprografica

De : TRF 4 - Divisao de Compras ter, 10 de mai de 2022 10:41
<compras@trf4.jus.br> 21 anexo

Assunto : Re: RES: RES: locacdao de maquina reprografica

Para : Camila | Finatto <licitacao@finatto.com>,
Divisao de LicitagOes e Contratos
<dIc@trf4.jus.br>

Responder para : compras@trf4.jus.br

Bom dia, Marco.
Encaminho duvida da empresa Finatto acerca da licitacdo para copiadora.
Saudacgdes,

Jorge

De: "Camila | Finatto" <licitacao@finatto.com>

Para: compras@trf4.jus.br

Enviadas: Terga-feira, 10 de maio de 2022 9:03:48
Assunto: RES: RES: locagdo de maquina reprografica



Prezado Jorge, bom dia.
Tudo bem com vocé? Espero que sim.

Referente a este edital houve umas duvidas, segue:

1. Quanto ao plantdo do técnico.
Qual serd os hordrios a cumprir? Sera horario comercial?

2. Quanto ao toner para 60.000 cépias.

Devera ser um Unico toner com 60.000 cépias, ou sera aceito mais de uma unidade q

total de cdpias?

Atenciosamente,

- Camila B. Amaral
\‘ Assistente de Licitagbes

DISTRIBUIDOR OFICIAL Av. Alberto Pasqualini, n® 408

Jardim Sabara - Porto Alegre, RS

RICOH brother (JKYOCERE |,

De: TRF 4 - Divisdo de Compras <compras@trf4.jus.br>
Enviada em: segunda-feira, 18 de abril de 2022 12:31
Para: Camila | Finatto <licitacao@finatto.com>
Assunto: Re: RES: locacdo de maquina reprografica

Bom dia, Camila.
Recebi apenas a sua proposta.

Jorge

De: "Camila | Finatto" <licitacao@finatto.com>
Para: compras@trf4.jus.br
Enviadas: Segunda-feira, 18 de abril de 2022 10:30:49

Assunto: RES: locagdo de maquina reprografica

Bom dia Jorge,

Tudo bem com vocé? Espero que sim.

3381.5663 - www.finatto.com

Tens algum retorno referente ao processo de cotacdo abaixo? Caso necessdrio podemos enca

cotacao.


https://antispam.trf4.jus.br/mailinspector/tap/WarningUrlPage.php?HSCTYPE=0&HSCRULE=2&HSCID=MUM5QjA5MkRCRUYuQTk4OTE=%0a&HSCMLICHECKID0005=31a7b4d0b36171d5ca11d9f150cdafde&URLCHECKHSCMLI09132012warnning=H4sIAAAAAAAAA8tNzMwpybfKyUzOLElMTsx3SMvMSywpyddLzs8FAKB19VccAAAA
https://antispam.trf4.jus.br/mailinspector/tap/WarningUrlPage.php?HSCTYPE=0&HSCRULE=2&HSCID=MUM5QjA5MkRCRUYuQTk4OTE=%0a&HSCMLICHECKID0005=31a7b4d0b36171d5ca11d9f150cdafde&URLCHECKHSCMLI09132012warnning=H4sIAAAAAAAAA8tNzMwpybdKzs8tKEosdigpSjPRyyot1ksqAgCFd06zGgAAAA==

- Camila B. Amaral
\‘ Assistente de Licitagbes

DISTRIBUIDOR OFICIAL Av. Alberto Pasqualini, n® 408

Jardim Sabara - Porto Alegre, RS

Fi?
RICOH m ‘hKHucEna (51) 3381.5663 - www.finatto.com

De: Camila | Finatto

Enviada em: terca-feira, 12 de abril de 2022 13:40

Para: 'compras@trfa.jus.br' <compras@trf4.jus.br>

Cc: Evandro | Finatto Distribuidora <comercial4@finatto.com>
Assunto: RES: locagdo de maquina reprografica

Prezado Jorge boa tarde,

Conforme conversamos via telefone, estou te enviando nossa cotacdo no valor de RS 31.680,!
equipamentos. Saliento ainda que temos os equipamentos a pronta entrega.
Caso necessite de auxilio para um futuro processo licitatério, estamos a disposigao.

Atenciosamente,

- Camila B. Amaral
\‘ Assistente de Licitagbes

DISTRIBUIDOR OFICIAL Av. Alberto Pasqualini, n® 408
Jardim Sabara - Porto Alegre, RS

=
RICOH brother (MKYOCER < 3381 c663 - wwwfinatto.com

De: TRF 4 - Divisdo de Compras <compras@trf4.jus.br>
Enviada em: terca-feira, 12 de abril de 2022 09:00
Para: Camila | Finatto <licitacao@finatto.com>
Assunto: Re: locacdo de maquina reprografica

Bom dia, Camila.

Conforme o pedido de cotacao:

- Periodo de locagédo de 15/06 até o dia 20/07/2022;

- Equipamento monocromatico;

- Sera considerada "maquina nova" aquela com até um ano de uso.

Cordialmente,


https://antispam.trf4.jus.br/mailinspector/tap/WarningUrlPage.php?HSCTYPE=0&HSCRULE=2&HSCID=MUM5QjA5MkRCRUYuQTk4OTE=%0a&HSCMLICHECKID0005=31a7b4d0b36171d5ca11d9f150cdafde&URLCHECKHSCMLI09132012warnning=H4sIAAAAAAAAA8tNzMwpybdKzs8tKEosdigpSjPRyyot1ksqAgCFd06zGgAAAA==
https://antispam.trf4.jus.br/mailinspector/tap/WarningUrlPage.php?HSCTYPE=0&HSCRULE=2&HSCID=MUM5QjA5MkRCRUYuQTk4OTE=%0a&HSCMLICHECKID0005=31a7b4d0b36171d5ca11d9f150cdafde&URLCHECKHSCMLI09132012warnning=H4sIAAAAAAAAA8tNzMwpybdKzs9NLUrOTMwxcUjLzEssKcnXAwoBAEq+0/8dAAAA
https://antispam.trf4.jus.br/mailinspector/tap/WarningUrlPage.php?HSCTYPE=0&HSCRULE=2&HSCID=MUM5QjA5MkRCRUYuQTk4OTE=%0a&HSCMLICHECKID0005=31a7b4d0b36171d5ca11d9f150cdafde&URLCHECKHSCMLI09132012warnning=H4sIAAAAAAAAA8tNzMwpybdKzs8tKEosdigpSjPRyyot1ksqAgCFd06zGgAAAA==
https://antispam.trf4.jus.br/mailinspector/tap/WarningUrlPage.php?HSCTYPE=0&HSCRULE=2&HSCID=MUM5QjA5MkRCRUYuQTk4OTE=%0a&HSCMLICHECKID0005=31a7b4d0b36171d5ca11d9f150cdafde&URLCHECKHSCMLI09132012warnning=H4sIAAAAAAAAA8tNzMwpybfKyUzOLElMTsx3SMvMSywpyddLzs8FAKB19VccAAAA

Enviadas: Terga-feira, 12 de abril de 2022 8:38:06
Assunto: ENC: locagdo de maquina reprografica

Prezado Jorge bom dia,

Quanto a solicitacdao anexada questionamos o seguinte, o prazo de vigéncia es
equipamento mono ou color? O equipamento devera ser de primeiro uso?

Estamos a disposicao.

Atenciosamente,
- Camila B. Amaral
\‘ Assistente de Licitagbes
DISTRIBUIDOR OFICIAL Av. Alberto Pasqualini, n® 408

Jardim Sabara - Porto Alegre, RS

iy
RICOH m "hKHuEEHa (51) 3381.5663 - www.finatto.com

————— Mensagem original-----

De: TRF4/Divisao de Compras <compras@trf4.jus.br> Enviada em: segunda-fi
de 2022 18:04

Assunto: locacao de maquina reprografica

Prezados senhores, solicito cotacdo para locacao de maquina reprografica, no
pedido em anexo.

Cordialmente,

Jorge Luiz Pires de Souza,

Diretor da Divisao de Compras.

Tribunal Regional Federal da 4@ Regiao

Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300 Prédio Administrativo - 7° Andar F
3760

SERA QUE £ UMA BOA IDEIA IMPRIMIR ESTE E-MAIL?

Lembre-se: ¢ necessario derrubar uma arvere para produzir aproximadamente &



https://antispam.trf4.jus.br/mailinspector/tap/WarningUrlPage.php?HSCTYPE=0&HSCRULE=2&HSCID=MUM5QjA5MkRCRUYuQTk4OTE=%0a&HSCMLICHECKID0005=31a7b4d0b36171d5ca11d9f150cdafde&URLCHECKHSCMLI09132012warnning=H4sIAAAAAAAAA8tNzMwpybdKzs8tKEosdigpSjPRyyot1ksqAgCFd06zGgAAAA==

SERA QUE £ UMA BOA IDEIA IMPRIMIR ESTE E-MAIL?

Lembre-se: ¢ necessario derrubar uma arvore para produzir aproximadamente ¢




SERA QUE F UMA BOA IDEIA IMPRIMIR ESTE E-MAIL?

Lembre-se: & necessario derrubar uma arvore para produzir aproximadamente 58kg de papel Ad.




E-mail - 6073298

Data de Envio:
11/05/2022 17:16:10

De:
TRF4/DLC <dIic@trf4.jus.br>

Para:
licitacao@finatto.com

Assunto:
Resposta ao Questionamento 01 - PE 14/2022

Mensagem:
Boa tarde.

Em atencdo ao questionamento formulado por sua empresa, encaminho manifestacdo da area técnica deste TRF4.
Cordiais saudacoes,

Josefina Fullone
DLC- TRF4

Anexos:
Manifestacao_6071214.pdf



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4* REGIAO
Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300 - Bairro Praia de Belas - CEP 90010-395 - Porto Alegre - RS - www.trf4.jus.br

MANIFESTACAO

Senhor Diretor da DLC,

Em resposta ao Memorando DLC 6070016, manifesto-me a pedido da Assessora da
Assessoria da Escola da Magistratura, acerca do questionamento apresentado pela empresa Finatto,
relativo ao Pregdo Eletronico n.° 14/2022, cujo objeto ¢ a contratacdo de empresa para locagdo de
maquinas reprograficas para as provas do concurso de juizes, doc. 6069698.

Questionamento 1 - Finatto: Quanto ao plantiao do técnico. Qual sera os horarios a cumprir? Sera
horario comercial?

Resposta Setor de Reprografia/DIGOP: Consta no Edital do Pregao Eletronico n.°
14/2022, item 1 - DO OBJETO, as datas do plantdo e, nestes dias, deverda o plantdo técnico estar
disponivel para atendimento no horario das 8:00 h as 18:00 h, em conformidade ao explicitado no item
1.6, assim transcrito:

1.6. A licitante vencedora devera manter plantdo técnico para atendimento nos dias 25 de junho, 02, 09, 16,
17, 23, 24, 30 e 31 de julho de 2022, devendo disponibilizar o numero de telefone para contato e, quando
solicitado, comparecer ao local onde estard instalado o equipamento, na Emagis, 10° andar, Prédio Anexo,
Rua Ibanor José Tartarotti, n.° 170, bairro Praia de Belas, Porto Alegre/RS, no prazo méximo de 01 (uma)
hora a partir do chamado.

Questionamento 2 - Finatto: Quanto ao toner para 60.000 copias. Deverd ser um tunico toner com
60.000 copias, ou sera aceito mais de uma unidade q total de copias?

Resposta Setor de Reprografia/DIGOP: Consta no Edital do Pregdo Eletronico n.°
14/2022, item 1 - DO OBJETO, subitem 1.1.5, acerca do assunto, assim transcrito:

1.1.5. toner para aproximadamente 60.000 (sessenta mil) copias, facil acesso e_troca quando necessario;
(grifo nosso)

Portanto, resta claro que o toner solicitado ¢ para atender a demanda informada pela
Assessoria da Escola da Magistratura para confec¢ao dos cadernos de provas da primeira etapa do XVIII
Concurso Publico para Provimento de Cargo de Juiz Federal Substituto, independentemente se vai ser em
um unico cartucho ou varios, devendo a maquina reprografica estar sempre em condi¢des de realizar as
copias solicitadas.

Maiores esclarecimentos que se fizerem necessarios, estou a disposi¢ao.

Atenciosamente,

1
Sel ¢
assinatura
eletrnica

Documento assinado eletronicamente por Mario Luis Sobrosa Friedl, Diretor da DIGOP, em
11/05/2022, as 14:53, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

i A autenticidade do documento pode ser conferida no site
=
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